
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KIZLAN ORTAOKULU 8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-122 233 241 2681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,78 7 3 5,62 6 3 5,53 5 3 3,84 6 8 3,49 9 8 6,58 43 32 32,84 295,100

Okul Ortalaması 7 13 2,67 4 5 2,67 4 5 2,14 2 5 0,41 6 10 2,74 6 13 1,48 29 51 12,11 235,170

KATILIMLAR

1 53 N...... ..N 8A 9 10 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 11 3 10,00 11 9 8,00 48 34 36,67 320,154 1 1 51 51 981
% 37

2 18 F.... ....N 8A 11 8 8,33 8 1 7,67 7 2 6,33 2 6 0,00 7 10 3,67 7 8 4,33 42 35 30,33 289,463 2 2 79 80 1311
% 49

3 17 E... .......K 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 7 13 2,67 42 48 26,01 283,533 3 3 89 92 1383
% 52

4 35 R...... .......Ş 8A 6 11 2,33 7 1 6,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 10 3,67 35 26 26,33 274,666 4 4 101 104 1476
% 55

5 79 C..... ....N 8A 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 10 10 6,67 40 45 25,00 273,843 5 5 105 108 1487
% 55

6 0 *N....... ...Y 8A 10 9 7,00 4 3 3,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 7 4 5,67 6 11 2,33 31 35 19,33 268,502 6 6 110 113 1542
% 58

7 27 M.... ....U 8A 8 11 4,33 5 2 4,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 7 3,67 9 11 5,33 35 42 21,00 265,800 7 7 116 120 1576
% 59

8 20 M..... .... ....Y 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 37 53 19,33 252,387 8 8 133 139 1733
% 65

9 13 E.... ......A 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 10 10 6,67 3 17 -2,67 33 57 14,00 248,181 9 9 139 146 1796
% 67

10 0 E...... ...T 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 6 6,00 8 12 4,00 31 53 13,33 245,929 10 10 143 150 1819
% 68

11 34 Ö... ....N 8A 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 0 4,00 7 10 3,67 29 42 15,00 245,574 11 11 146 153 1823
% 68

12 7 D... .......Ş 8A 8 11 4,33 5 4 3,67 3 6 1,00 0 7 -2,33 7 5 5,33 2 14 -2,67 25 47 9,33 233,338 12 12 165 173 1966
% 73

13 45 Y.... ....N  7 13 2,67 4 4 2,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 9 2,00 22 39 9,00 221,117 1 13 179 187 2107
% 79

14 0 Y.... .... .....R 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 26 64 4,66 214,035 13 14 186 194 2195
% 82

15 0 Y.... .......N Y  3 17 -2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 13 2,67 5 15 0,00 24 56 5,33 205,785 2 15 197 205 2312
% 86

16 49 M.... ..N 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,68 203,941 14 16 200 208 2342
% 87

17 22 M...... .......Ş 8A 7 13 2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,66 201,392 15 17 203 211 2394
% 89

18 1 B.... ..... ...T 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,01 196,833 16 18 209 217 2453
% 91

19 39 Y.... .....N 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 14 -0,67 4 15 -1,00 17 59 -2,67 187,763 17 19 214 222 2557
% 95

20 39 Y.... .....N 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 14 -0,67 4 15 -1,00 17 59 -2,67 187,763 17 19 214 222 2557
% 95

21 14 E...... .....Z 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 21 68 -1,67 186,583 19 21 218 226 2573
% 96

22 37 **AA *  5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 1 15 -4,00 16 70 -7,33 167,242 3 22 226 234 2665
% 99
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